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Gemeente Weert
t.a.v. de heer R. Vlecken
Postbus 950

6000 AZ Weert
FACTUUR
Datum: 4-7-2024
Factuurnr: 20240075
Debiteurnr: 0025646

Uw referentie:
Mediation projectnr:

| Bijdrage intervisie 2024 |

Omschrijving Aantal Prijs Bedrag Excl. BTW
Bijdrage intervisie 2024 1,00 stuks € 300,00 € 300,00 21%
Subtotaal: € 300,00
Totaal BTW: €63,00
Totaal: € 363,00

Betaling binnen 14 dagen.
Wij verzoeken u bij betaling het factuurnummer en debiteurnummer te vermelden.

The Lime Tree B.V. | Professor Bronkhorstlaan 10 - 100 | 3723 MB Bilthoven




From: Factuur

To: 'facturen.weert(@oasisgroup.com'

Received: Wednesday, July 10, 2024 8:41:36 AM
Date: Wednesday, July 10, 2024 8:39:18 AM
Subject: FW: Onjuist bedrag factuur

van: [ <. i>
Verzonden: dinsdag 9 juli 2024 16:55

Aan: Factuur <Factuur@weert.nl>

Onderwerp: FW: Onjuist bedrag factuur

Hallo collega,

Zie onderstaande mail!

Moet ik hier nog iets mee doen of kunnen jullie dit verder oppakken?

Ik hoor het graag!

Van:_l@thelimetree..nl>

Verzonden: donderdag 4 juli 2024 10:25
Aan @weert.nl>
Onderwerp: Onjuist bedrag factuur

I U ontvangt niet vaak e-mail van m.holtel@thelimetree.nl.
Beste

Wij kwamen erachter dat bij het versturen van de factuur voor de intervisie een onjuist bedrag gefactureerd is, namelijk € 350,- ipv € 300,- excl.
BTW.

In de bijlage stuur ik de creditfactuur en de nieuwe factuur.

Mochten jullie al betaald hebben, zullen we morgen het verschil terugstorten. Indien jullie nog niet betaald hebben, kan je van deze nieuwe factuur
uitgaan.



Met vriendelijke groet,

wation

The Lime Tree | mediation & training

D Professor Bronkhorstlaan 10 - 100
3723 MB Bilthoven
030 22 55 912

| www.ihelimetree.n

Op maandag- en dinsdagmiddag ben ik niet aanwezig.



