
Verrassend & 

veelz iig 

Factuur 

Gemeente Weert 

Facilitaire 
Dienstverlenging 

Wilhelminasingel 
101 

6001 GS Weert 

Betaalgegevens 

Te 
betalen € 

205,88 
(voor 22-08-2024) 

Naar IBAN 

nn 

Op 
naamvan 

Ln (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Omschrijving 
Factuur 240176 

Omschrijving 

Intern 

4-6-2024 50455/43855 M24060019 

5-6-202: 
60/43855 

M2406 0022 

(geen bezorgkosten 
i.v.m. 

meerdere orders) 

RE: 

M2406 0080 

12-6-2024 
50430/43854 

M2406 0086 

12-6-2024 TBV 
afscheid 

Dh 

MMM 

s0101/43854 
M2046 0028 

(geen 

bezorgkosten 
i.v.m. meerdere 

orders) 

12-6-2024 

ee 

/43854 
M24060086 

(geen bezorgkosten 

i.v.m. 

meerdere 

orders) 

12-6-2024 

0 
01/4305: 

M2406 0085 

aanvraag 
bloemen 

(geen 

bezorgkosten 
i.v.m. meerdere 

orders) 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

18-6-2024 

MN 
20, 25: 

M24060 152 

(geen 
bezorgkosten 

i.v.m. 

meerdere 

orders) 

(geanonimiseerd)

27-6-2024 

10/2055 

M2406 0247 

(geanonimiseerd)

     

  

       

   

    

  

  

  

Btw % 

Grondslag Bedrag 

9,00 188,88 17,00 

  

(geanonimiseerd)

GAN 

(geanonimiseerd)

Btw-nr 

_NL008995345B01 

KvK 13034498 

Factuurnummer 

_ 

240176 

Factuurdatum 23-07-2024 

Betalingstermijn 
30 

dagen 

Klantnummer 
1269 

Leverdatum 30-06-2024 

Aantal Prijs 

Totaal 

1,00 
24,75 24,75 

1,00 18,35 18,35 

1,00 22,94 22,94 

1,00 24,72 24,72 

1,00 18,35 18,25 

1,00 18,35 18,35 

1,00 18,35 18,35 

1,00 18,35 18,35 

1,00 24,72 24,72 

Totaal excl. btw € 
188,88 

Totaal btw € 
17,00 

Te 
betalen 

€ 
205,88 



From: Factuur 

To: 

‘facturen. weert@oasisgroup.com!' 

Received: 

Tuesday, July 23, 
2024 4:28:38 PM 

Date: 
Tuesday, July 23, 

2024 4:27:37 
PM 

Subject: 
FW: Factuur 

240176, 
klantnummer 

1269 

Van: Saes Groenten en Bloemen 

<mail@klantmail.snelstart.nl> 

Verzonden: 

dinsdag 
23 

juli 
2024 12:10 

Aan: Factuur 

<Factuur@weert.nl> 

Onderwerp: 
Factuur 

240176, 
klantnummer 1269 

Beste 
Klant, 

Hartelijk 
dank 

voor uw 
bestelling 

en 
vertrouwen in Saes Weert. 

In de 

bijlage 
van dit bericht is de factuur van onze 

geleverde producten toegevoegd. Wij 
verzoeken u 

vriendelijk 
het 

verschuldigde bedrag 
binnen 

de 

gestelde factuurtermijn 
aan ons te voldoen. 

Heeft 
u 

nog vragen 

of 

opmerkingen 
over 

bijgaande 
factuur 

neem 
dan 

gerust 
contact 

op 

met één 
van onze 

kantoormedewerkers. 

Wij 
vertrouwen 

erop 
u een 

volgende 
keer 

weer van 
dienst 

te 

mogen 
zijn. 

Met 

vriendelijke groet, 

Saes Weert, 

Ten 
(geanonimiseerd)

www.saesweert.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)


