
  

  

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

15 

8 5 
Nee 

ga 

GEMEENTE 

Datum 
29-8-2024 

Dienstjaar 2024 

Budgetnummer 

50103 

Kostencategorie 43862/1020 

Specificatie 
Kosten 

lunchoverleg 

Bedrag EUR 
87,10 

Omschrijving 

Lunch Bar Batoo 

(maximaal 
36 

posities) 

Crediteurennummer Geef 
crediteurennummer 

Naam crediteur 
| 

BSN 
/ 
KvK-nummer Geef BSN 

_KVK 

Adres 

Postcode en 

plaats 

IBAN 

Opmerking 
Opmerking 

Factuurnummer intern 

Opdrachtgever | 

Afdeling 
CS/bestuurssecretariaat 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Telefoonnummer 

E-mailadres 

0495-57 

EN 

Me 

weert.nl 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

zonder 
bewijsstuk 

wordt de 
betaling 

niet in 

behandeling genomen 

  



Bar Batoo 

Erkstraat67 

3930HamontAchel 

BE0811. 335. 912 

Bv 

BEVA230055#2:9937 

PcNrs:52 , 

vr 

Eva 

23aug24 13:57 

Tafel 18 

BTW-KASTICKET 

-------------------------------------------- 

3. 10A 

6. 20A 

10. 80A 

21. 00B 

46. 00B 

1ChaudfPlat 

2ChaudfBruis 

3CappuccinoMelk 

1ToastTonijnsalade 

2ClubSandwichKip 

(3. 10) 

(3. 60) 

(23. 00) 

---------------- --------------------- ....__ , 

_ 

87. 10 Tataal 

Bankkaarten 87. 10 

BTW 

7. 18 

3. 49 

ExBtw 

59. 82 

16. 61 

Totaal 

67. 00 

20. 10 

BTWX 

812. 00X 

A2100% , 

10. 67 76. 43 87. 10 

--------------------------------------------- 

Controlegegevens:23/08/202412:45:13 

Ticketteller:9551/37927NS 

Tickethandtekening: 

146C5B92C4F01814413048124CF8DBCB7F4B5589 

Controlemodule-id:BMC04146378 

VATsigningcard-id:0811335912-002 

Registratienr:BTRI0020327F01vBE4.2411 , 

02 

PLU-Hash:6ac3895b 

---------------------------------------------- 

Bedankt&totziens 

~ 





From: Factuur 

To: 

'facturen. weert@oasisgroup.com!' 

Received: 

Thursday, August 29, 
2024 10:36:54 AM 

Date: 
Thursday, August 29, 

2024 10:35:40 
AM 

Subject: 
FW: 

Declaratie 

  

Van: Patricia Schuldres-Hermans 

<p.schuldres@weert.nl> 

Verzonden: 

donderdag 

29 

augustus 

2024 09:54 

Aan: Factuur 
<Factuur@weert.nl> 

Onderwerp: 
Declaratie 

Beste 

collega’s, 

Graag zorgen 

voor 

uitbetaling 
van 

bijgaande 
declaratie. 

Hartelijke 
groet, 

Managementassistente 
Bestuur 

0495- 
| 
secretariaatdirectie@weert.nl 

Werkdagen: maandag 
tot en met 

donderdag 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Gemeente Weert 

Wilhelminasingel 101, 
6001 GS Weert 

www.weert.nl 

HOW 

Disclaimer 

De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de 

geadresseerde. 
Gebruik door anderen is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd 

is, 
wordt 

u 
verzocht dit 

aan 
de afzender te melden. De 

gemeente 
Weert kan niet 

garanderen 
dat dit bericht 

juist, tijdig, volledig 
en 

virusvrij 
wordt 

overgebracht 
en kan hiervoor niet 

aansprakelijk 
worden 

gesteld. 
Externe e-mail wordt door de 

gemeente 
Weert 

niet 

gebruikt 
voor het 

aangaan 
van 

verplichtingen. 


