Totaal (Excl. BTW) 96,35

9% BTW over 96,35 8,67
21% BTW over 0,00 0,00
Door u te voldoen 105,02

Saes Weert - Bloemen & Planten (Duurzaa) - blocrmer



Factuur

Gemeente Weert

t.a.v. Facilitaire Dienstverlening
Wilhelminasingel 101

6001 GS Weert

Debiteurnummer: 1269

Saes Weert - Bloemen & Planten (Duurzaam)
Maaseikerweg 162

6006 AD Weert

Tel: 0495-537404

NL008995345B01

Factuurnr 11009

31-08-2024
30-09-2024

Datum

Vervaldatum

nr

792532

792622

801358

801355

afleverdatum Omschrijving

16-08-2024 Boeket Gemeente Weert Middel

Bezorgkosten

BTW  Aantal
9% 1

9% 1

Bezorgad-

Vestiging: Gemeente Weert
Grootboeknummer-Kostencategorie: 50450-43855
M-nummer: M2408 0051
Omschrijving: Interne

20-08-2024 Boeket Gemeente Weert Standaard

Bezorgkosten

Ontvanger: Receptie, Besteller:

Vestiging: Gemeente Weert
Grootboeknummer-Kostencategorie: 50455-43855
M-nummer: M2408 0098
Omschrijving: Interne

28-08-2024 Boceket Gemeente Weert Standaard Excl. BTW

Bezorgkosten

Bezorgadres: 6001JB, Weert
Vestiging: Gemeente Weert
Grootboeknummer-Kostencategorie: 50455-43854
M-nummer: M2408 0250
Omschrijving: Interne
29-08-2024 Boeket Gemeente Weert Standaard Excl. BTW
Bezorgkosten
Ontvanger: Raymond Vlecken, Besteller: College
Bezorgadre
Vestiging: Gemeente Weert
Grootboeknummer-Kostencategorie: 50103-43855
M-nummer: M2408 0194

Omschrijving: Interne

9% 1
9% 1

9% 1
9% 1

9% 1
9% 1

Prijs  Totaal prijs

Excl. btw Excl. btw
22,94 22,94

4,59 4,59

18,35 18,35

4,59 4,59

18,35 18,35

4,59 4,59

18,35 18,35

4,59 4,59

Sacs Weert - Blocmen & Planten (Durzaam) - locmer



From: Factuur

To: '"facturen.weert@oasisgroup.com'

Received: Wednesday, September 4, 2024 9:06:30 AM

Date: Wednesday, September 4, 2024 9:06:17 AM

Subject: FW: Hierbij ontvangt u de factuur (11009) van Saes Weert - Bloemen & Planten

CAUTION [EXTERNAL SENDER]: This email originated from outside of the organisation. Do not follow guidance, click links, or open attachments unless you
recognise the sender and know the content is safe.

Van: Saes Weert Hsa&swem’un]>
Verzonden: woensdag 4 september 2024 09:03

Aan: Factuur <Factuur@weert.nl>
CC: Saes Weert - Facturen <facturen(@saesweert.nl>
Onderwerp: Hierbij ontvangt u de factuur (11009) van Saes Weert - Bloemen & Planten

U ontvangt niet vaak e-mail van ijjlf@saesweert.nl. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

Saes Weert - Bloemen &

Planten

In de bijlage treft u onze factuur aan.

2023 Saes Weert - Bloemen & Planten

Disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door anderen is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd




is, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Weert kan niet garanderen dat dit bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt
overgebracht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Externe e-mail wordt door de gemeente Weert niet gebruikt voor het aangaan van
verplichtingen.



