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CHOCOLADE

Gemeente Weert

i
P

FACTUUR

DATUM: 30-09-2024
FACTUURNR: fac300924007

AANTAL BESCHRIJVING PRIJS PER EENHEID BEDRAG
2 Luxe tablet vierkant € 20,64 41,28
SUBTOTAAL | € 41,28
BTW-TARIEF 9,00%
BTW-BEDRAG 32
VERZENDKOSTEN
TOTAAL | € 45,00
Rousseau Maastricht BP Rousseau Maastricht CE Rousseau Eijsden Rousseau Weert Rousseau Stein
Brusselsepoort 90 Markt 52 K.w Alexanderstraat Beekstraat 19 Raadhuisplein 52
6216 CG Maastricht 6211 CK Maastricht 6245 EH Eijsden 6001 GG Weert 6171 JC Stein
043 344 0527 0433110291 043 852 7912 0495525121 0464350043

Internet www.rousseau,

Wij hanteren een betalings termijn van 8 dagen




From: Factuur

To: '"facturen.weert@oasisgroup.com'

Received: Tuesday, October 1, 2024 8:56:18 AM
Date: Tuesday, October 1, 2024 8:56:08 AM
Subject: FW: factuur betalen

CAUTION [EXTERNAL SENDER]: This email originated from outside of the organisation. Do not click links, or open attachments unless you recognise the
sender and know the content is safe.

Van: | <M vcert.nl>
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2024 08:41
Aan: Factuur <Factuur@weert.nl>
Onderwerp: FW: factuur betalen

Hallo,

Deze factuur is naar mij toegestuurd maar moest naar jullie gemaild worden.
Het gaat om een bestelling van [INEGEGTE

Het betreft twee chocolade tablets voor de gebroeders [l

Het boekingsnummer is 50103

Categorie 43854

Specificatie 1021

Bij vragen hoor ik graag van jullie.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Facilitaire Dienstverlening

Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
I Weert

Tel: -
GS

E-mail

Van: Weert - Rousseau Chocolade <weert(@rousseau.nl>
Verzonden: maandag 30 september 2024 14:48



Aan: [ < <.

Onderwerp: factuur

Beste,

Hierbij de factuur van uw bestelling.
Met vriendelijke groet,

Rousseau Chocolade Weert

.

Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door anderen is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd
is, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Weert kan niet garanderen dat dit bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt
overgebracht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Externe e-mail wordt door de gemeente Weert niet gebruikt voor het aangaan van
verplichtingen.



