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rI n c e n Princen Personenvervoer B.\V.
. Maaseikerweg 155
6005 AD Weert
HHTY 1cti Postbus 10023
mobiliteit en logistiek A Aed
Tel. 0495-580580

[@princen.com

www.princen.com
www.Ziekenvervoerweert.nl

Gemeente W ABN AMRO

Afd.CS team/ K.v_K. Limburg 13038924
Postbus 950 BTW nr. NL 8055.17.911B01
6000AZ Weert BTW nr. BE 0678.749.679

BTW nr. DE 312.605.368

Factuurnummer: 20240866 Debiteur: 008663 Factuurdatum: 30-09-2024
FACTUUR: |
Datum Omschrijving Bedrag excl. btw

23-09 1 pax Van Wilhelminasingel[Weert] 101 Naar Koningin € 192.50

Wilhelminalaan[Utrecht] 3

23-09 1 pax Van Koningin Wilhelminalaan[Utrecht] 3 Naar € 192.50
Wilhelminasingel[Weert] 101

Subtotaal € 385.00
9.0% BTW laag over 385.00 € 34.65
Totaal te voldoen € 419.65

Betaling gaarne binnen 14 dagen (voor 14-10-2024) op bovenstaand bankrekeningnummer
o.v.v. van factuurnummer en debiteurnummer. Q‘

Het vervoer geschiedt, op basis van de "Algemene Vioorwaarden voor Taxivervoer” van KNV dd. 25 september 2014. Princen

Perionenver o

Veilig, tijdig, comfortabel!



From: Factuur

To: 'facturen.weert(@oasisgroup.com’

Received: Tuesday, October 1, 2024 3:12:48 PM
Date: Tuesday, October 1, 2024 3:12:11 PM
Subject: FW: Uw factuur 20240866

CAUTION [EXTERNAL SENDER]: This email originated from outside of the organisation. Do not click links, or open attachments unless you recognise the sender and know the content is safe.

Van:
Vel s 37

Aa .nl>
C eert.nl>
Onl aun 0240866

Svp opvoeren in coda

I U ontvangt niet vaak e-mail van groepsvervoer@princen.com. Ontdek waarom dit belangrijk is
- Dit is een automatisch verstuurd bericht —

Geachte lezer,
Deze e-mail bevat een factuur over het door Princen Personenvervoer Weert verzorgde vervoer.

Met vriendelijke groeten,

De administratie

Disclaimsr
De inf ie in dit ilbericht is alleen b d voor de geads . Gebruik door anderen is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Weert kan niet
garanderen dat dit bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt Uvergebrachl en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Externe e-mail wordt door de g Weert niet ge ikt voor het van verplichtingen.




