FLORIST

| FACTUURDATUM 06-11-202§
FACTUURNUMMER 2024049

- Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
- 6001 GS Weert

p/a factuur@weert.nl

: Meldingsnummer: M2410 0153
- aanvraag bloemen

. geleverd in eigen vaas met logo, ter gelegenheid verjaardag
100 jarige mevrouw te Stramproy d.d. 24 oktober 2024

eeteeieeteeesesteeeeeieetutetesaatatetentanthteeins et a bt aessenrebeesaaresaesesrens € 20,00
. Inclusief 9% Btw over 20,00 = € 1,65
Prinses Marijkestraat 25 Btw-id NLO01802172B8
- 6039 BW STRAMPROY ]
O6- N t.n.v. [ Florist

- I @home.nl KvK Venlo 14107131

MET DANK DAT IK U VAN DIENST MOCHT ZIJN




From: Factuur
To: 'facturen.weert(@oasisgroup.com'
Received: Wednesday, November 6, 2024 5:10:25 PM

Date: Wednesday, November 6, 2024 5:09:
Subject: FW: 2024-049 factuur Floris

CAUTION [EXTERNAL SENDER]: This email originated from outside of the organisation. Do not click links, or open attachments unless you recognise the
sender and know the content is safe.

Van: ome.nl>
Verzonden: woensdag 6 november 2024 15:44
Aan: Factuur <Factuur@weert.nl>

Onderwerp: [ factuur Floris-

U ontvangt niet vaak e-mail van || BB Ontdek waarom dit belangrijk is

Met dank dat ik u van dienst mocht zijn,

KvK Venlo 14107131

Btw-id NLO01802172B89

t.n.v. I Florist

Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door anderen is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd
is, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Weert kan niet garanderen dat dit bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt
overgebracht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Externe e-mail wordt door de gemeente Weert niet gebruikt voor het aangaan van
verplichtingen.



