St. Ondersteuning De Rogstaekers

Factuur

Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
6001 GZ Weert

Wieirt = 1526

Betaalgegevens
Te betalen € 550,00 (voor 19-12-2024)

Naar IBAN _ Factuurdatum  05-12-2024

Betali ijn 14
Op naam van St. Onderst. Rogstaekers Weert etalingstermin K
Omschrijving  Factuur 20250107

Factuurnummer 20250107

Omschrijving Aantal Prijs Totaal

Entree Gala Boonte Aovend] 1-02-2025 12,00 50,46 605,52

Entree Gala Boonte Aovend] 1-02-2025 -2,00 50,46 -100,92

Aafronding 1,00 -0,01 -0,01

Btw %  Grondslag Bedrag Totaal excl. btw € 504,59
0,00 -0,01 0,00 Totaal btw € 45,41
9,00 504,60 45,41

21,00 0,00 0,00 Factuurbedrag € 550,00

Btw-nr NL806203493B01
KvK 41068588

Postbus 12
6000 AA Weert

www.wwderogstaekers.nl
info@vvderogstaekers.nl




From: Factuur

To: '"facturen.weert@oasisgroup.com'

Received: Thursday, December 5, 2024 11:51:00 AM
Date: Thursday, December 5, 2024 11:49:42 AM
Subject: FW: Factuur 20250107, klantnummer 532

CAUTION [EXTERNAL SENDER]: This email originated from outside of the organisation. Do not click links, or open attachments unless you recognise the
sender and know the content is safe.

Van: St. Onderst. Rogstackers Weert <mail@klantmail.snelstart.nl>
Verzonden: donderdag 5 december 2024 10:50

Aan: Factuur <Factuur@weert.nl>

Onderwerp: Factuur 20250107, klantnummer 532

Geachte relatie,

In de bijlage treft u volgens afspraak de factuur aan.

Mocht u de bijlage niet kunnen openen of heeft u nog vragen, neemt u dan contact met ons op via || NGz vderogstackers.nl
Met vriendelijke groet,

VV de Rogstackers

Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door anderen is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd
is, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Weert kan niet garanderen dat dit bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt
overgebracht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Externe e-mail wordt door de gemeente Weert niet gebruikt voor het aangaan van
verplichtingen.



