Gemeente Weert - Kabinet

6000 AZ Weert
The Netherlands
BTW nummer:

Weert, 23-12-2024

Reserveringsnummer : 22871
Kamernummer: 102
Factuurnummer: 18634

|
REKENING
Datum Omschrijving Bedrag

22-12-2024 5 Cappuccino 16,00
22-12-2024 3 Koffie 8,55
22-12-2024 1 Latte Macchiato 3,65
22-12-2024 3 Thee 9,00
22-12-2024 1 Chaudfontaine rood 3,00
22-12-2024 3 Antje abrikoos 12,00
22-12-2024 3 Antje kers 12,00
22-12-2024 2 Antje kruimel. 8,00
22-12-2024 1 Bagel gerookte zalm 13,50
22-12-2024 1 Dikke frites mayo 5,00
22-12-2024 3 Antje's lunch trio 49,50
22-12-2024 1 Rundvlees kroketten 14,50
22-12-2024 1 Chaudfontaine blauw 3,00
22-12-2024 2 Glas Pinot Grigio 15cl 13,00
22-12-2024 3 Glas Rose Gris 15,75
22-12-2024 1 Glas Primitivo 15cl 6,00
Subtotaal € 192,45

Totaal € 192,45

BTW Omschrijving BTW % Netto totaalbedrag Totaal BTW-Bedrag Bruto totaalbedrag

0,00 BTW 0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 BTW 9,00 144,68 13,02 157,70
/ "%231,00 BTW 21,00 28,72 6,03 34,75
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From: Factuur

To: '"facturen.weert@oasisgroup.com'

Received: Monday, January 6, 2025 12:05:41 PM
Date: Monday, January 6, 2025 12:05:02 PM
Subject: FW: Factuur 18634

CAUTION [EXTERNAL SENDER]: This email originated from outside of the organisation. Do not click links, or open attachments unless you recognise the sender
and know the content is safe.

Van:mween-nl>
Verzonden: maandag 6 januari :13

Aan: Factuur <Factuur@weert.nl>
Onderwerp: FW: Factuur 18634
Goede morgen,

Willen jullie bijgaande factuur betalen.
Het kan op representatie bestuur.

Alvast bedankt.

Met hartelijke groeten,

Kabinet burgemeester en wethouders
Gemeente Weert
Postbus 950

Van: Antje van de Statie <info@antjevandestatie.eu>
Verz 2 11:27
Aan:

Onderwerp: Factuur 18634

| U ontvangt niet vaak e-mail van info@antjevandestatie.eu. Ontdek waarom dit belangrijk is

Geachtc

Bedankt voor uw verblijf bij Antje van de Statie.

Wij hopen dat alles naar wens is geweest.

In de bijlage sturen wij u de factuur. Gelieve deze factuur binnen 7 dagen na ontvangst te voldoen op het IBAN nummer zoals vermeld op de
factuur.

Aarzelt u niet om contact op te als u nog vragen of opmerkingen hebt.
Voor algemene vragen kunt ons bereiken op 0495-542640 of per e-mail op info@antjevandestatie.eu.

Wij hopen u snel weer te mogen verwelkomen!
Met vriendelijke groeten,

Antje van de Statie
Stationsplein 1
6001 CH Weert
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it



Disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door anderen is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd

is, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Weert kan niet garanderen dat dit bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt
overgebracht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Externe e-mail wordt door de gemeente Weert niet gebruikt voor het aangaan van

verplichtingen.



