
  

Kad 

e 

‚LU 

85 

angen 

ud 

ga 
GEMEENTE 

Datum 10-1-2024 

Dienstjaar 
2024 

Budgetnummer 
50103 

Kostencategorie 

43855 

Specificatie 

000 

Bedrag 49,05 

Omschrijving 

(maximaal 36 posities) 

Crediteurennummer 

Naam crediteur 

BSN 
/ 
KvK-nummer 

Adres 

Postcode en 

plaats 

IBAN 

Opmerking 

Ev verplichtingennummer 

Factuurnummer intern 

Opdrachtgever 

Afdeling 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Eieren 
nieuwjaarsontbijt 

C03693 

Zorgboerderij Ingelshof 

14116042 

HN 
veer 

LZ 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Eieren nieuwjaarsontbijt 
2024 

Verplichting 

20240110154423 

DV-facilitair 

Me weert.nl (geanonimiseerd)

  

zonder 
bewijsstuk 

wordt de 
betaling 

niet in 
behandeling genomen 

  

LS 

wee Re 

NAI 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

RE: 
Nieuwe crediteur 

  

Hoi, 
hoi, 

Ik heb contact 

gehad 

nd. 
Ingelshof 

en met haar 
afgesproken 

dat ik een betaalopdracht 
maak. 

(geanonimiseerd)

De bestelmail en de foute factuur zal ik als 
bijlage toevoegen. 

Wi 

wordt het 
nieuwjaarsontbijt precies opgeboekt? 

(geanonimiseerd)

Van: 

weert.nl> 

(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsda anuari 2024 
15:04 

Onderwerp: 

RE: 
Nieuwe crediteur 

Hai, 

Ik heb even 

gezocht op 

het 
adres, zie bijlage. Dit 

was 

op 
naam van 

Ingelshof. 

Groet, 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verzonden: dinsdag 
9 

januari 
2024 14:59 

Onderwerp: 
RE: 

Nieuwe 

crediteur 

Hoi, 

  

  

    

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Vorig jaar 
hebben we ook eieren 

bij 
deze meneer 

gekocht 
voor de nieuwjaarsbijeenkomst. 

Waar 

zijn 
deze 

toen aan betaald? 

Verzonden: dinsdag 
9 januari 

2024 14:30 

Aan: 

CE: 

Onderwerp: 
Nieuwe crediteur 

  (geanonimiseerd)_— 

Bijgaande 
staat 

bij 
de nieuwe crediteuren. Onze 

NAW-gegevens 

ontbreken maar wellicht 

EN 

overboekingsopdracht 
aan kan maken hiervoor. 

Het 
rekeningnummer klopt niet, 

ik 
krijg een 

fout 
op 

de IBAN. 

1 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Het 
staat verkeerd 

als 
zijnde 12NL, 

ik ne 

once: 

maar dat 
klopt niet. 

Pak 

jij 

dit 
verder 

(geanonimiseerd)

op? 

Met 
vriendelijke groet, 

Medewerker Financiële Administratie 

Gemeente Weert 

Postadres: Postbus 
950, 

6000 
AZ 

Weert 

Bezoekadres: 
Wilhelminasingel 101 Weert 

Telefoon, 

E-mail: 

Website: www.weert.n 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Hennekes BV, 

Pelmersheideweg 18, 

6005 PK Weert. 

Btw nr.: 
NL 

858385491 
BOI 

Nota 
voor: 

Gemeente Weert, 

Aan 
U 

geleverd op 

4 

jan. 
2024 

300 witte scharreleieren 
á € 0,15 /stuk 

Btw 9 
% 

totaal 

over te 

’ 

Ì 

id 

IBAN 
tnv. 

Hennekes 
BV. 

€ 

€ 

Weert, 04-01-2024 

45.00 

4,05 

49,05 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)





DEE (geanonimiseerd)

Van: | 

Verzonden: 
woensdag 

20 december 2023 
09:46 

Aan: ‘ingelshof@gmail.com' 

CC: 
info@ingelshof.nl' 

Onderwerp: 
bestelling 

eieren 
nieuwjaarsontbijt 

8 
januari 

2024 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Bestel (geanonimiseerd)

Zoals 

gisteren 

telefonisch 
besproken 

wil ik 

graag, 

ook dit 

jaar, 
voor ons nieuwjaarsontbijt 

eieren 
bij je 

bestellen. 

Voor 

vrijdag 5 
januari 

2024 
graag 

leveren: 

e 

300 witte eieren 
á 

15 
cent excl. btw. 

Een van 

mijn collega’s 
komt de eieren 

ophalen 

Op vrijdag 
5 
januari Zorgboerderij Ingelshof 

aan de 
Dupesweg 

1 in 
Tungelroy. 

De factuur 
mag je 

sturen naar: 

Afactuur@weert.nl 
of 

per post 
naar: 

Gemeente Weert 

t.a.v. 

Postbus 
950, 

6000 AZ Weert. 

Op 
de factuur 

graag duidelijk 
vermelden: eieren 

nieuwjaarsontbijt 
2024 

(geanonimiseerd)

Is iets niet 
duidelijk 

of heb 
je nog vragen? 

Bel 
me 

dan 
gerust. 

Ik ben 
bereikbaar 

o 

Met vriendelijke groet, 

Coördinator Facilitair 

Gemeente 
Weert 

Postadres: Postbus 
950, 

6000 
AZ Weert 

Bezoekadres: 
Wilhelminasingel 101, 

Weert 

Telefoon: 
(0495) 57 50 00 

E-mail: 
gemeente@weert.nl 

Website: 
www.weert.nl 

Werkt 
niet 

op 
vrijdag 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



From: Factuur 

To: 

‘facturen. weert@oasisgroup.com!' 

Received: 

Friday, January 12, 
2024 8:39:06 AM 

Date: 
Friday, 

January 
12, 

2024 8:38:09 AM 

Subject: 
FW: 

betaalopdracht 

Van: 

Ve 0:53 
(geanonimiseerd)

Aan: Factuur 

<Factuur@weert.nl> 

Onderwerp: betaalopdracht 

Disclaimer 

De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de 

geadresseerde. 
Gebruik door anderen is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd 

is, 
wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De 

gemeente 
Weert kan niet 

garanderen 
dat dit bericht 

juist, tijdig, volledig 
en 

virusvrij 
wordt 

overgebracht 
en 

kan hiervoor niet 

aansprakelijk 
worden 

gesteld. 
Externe e-mail wordt door de 

gemeente 
Weert niet 

gebruikt 
voor 

het 

aangaan 
van 

verplichtingen. 


