
Verrassend & 

veelz iig 

  
(geanonimiseerd)

Factuur 

Eermwente Wevet 

GAN 

mn (geanonimiseerd)

Btw-nr 
_NLO08995345B01 

KvK 13034498 

Facilitaire 
Dienstverlenging 

Wilhelminasingel 
101 

6001 GS Weert 

  (geanonimiseerd)

  (geanonimiseerd)

  

Omschrijving Aantal Prijs 

Totaal 

Boeket 

/ 

Bloemstuk Saskia 
Claessen 20-02-2024 

50430/43855/ specificatie 
1113 

1,00 18,35 18,35 

Boeket 

/ 

Bloemstuk Dhr en Mw 

 - 

CL 

1,00 22,94 22,94 

Boeket 

/ 
Bloemstuk Afscheid D. 

meldingsnummer 
M2402 0138 

1,00 22,94 22,94 

A 

1,00 18,35 18,35 

Boeket 
/ 
Bloemstuk Guido Mertens 23-2-2024 

50430/43855 
Meldingsnummer 

M2402 0252 
1,00 22,94 22,94 

M2402 0244 
1,00 22,94 22,94 

Ee Ä 

1,00 18,35 18,35 

3032 

Meldingsnummer 

2402 0221 
1,00 22,94 22,94 

Boeket 
/ 
Bloemstuk Afscheid 

nn 

27-02-2024 

43854 

/ 

50430 

Specifcatie 
11 

eldingsnummer 

2402 0291 
1,00 18,35 18,35 

meldingsnummer 
M2402 0313 

1,00 22,94 22,94 

DE eteerosnummer 

M2402 0298 
1,00 18,35 18,35 

Totaal excl. btw € 
Se) 

Btw 
% 

Grondslag 
Bedrag 

Totaal btw € 
50,37 

9,00 559,7 50,37 
Te 

betalen 
€ 

610,08 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

2/2 



Verrassend & 

veelz iig 

  
(geanonimiseerd)

Factuur 

GAN 

mn (geanonimiseerd)

Btw-nr _NLO08995345B01 

KvK 13034498 

Gemeente Weert 

Facilitaire 

Dienstverlenging 

Wilhelminasingel 
101 

6001 GS Weert 

Betaalgegevens 
Factuurnummer 

_ 

240051 

Factuurdatum 15-03-2024 

Te 
betalen 

€610,08 
(voor 14-04-2024) . … 

Betalingstermijn 
30 

dagen 

Naar IBAN 

nn 

Op 
naam van Saes Groenten en 

Bloemen 
Klantnummer 

1269 

Omschrijving 
Factuur 240051 Leverdatum 13-03-2024 

Omschrijving Aantal Prijs 

Totaal 

(geanonimiseerd)

z ar] m av] 2 m 

     

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

specificatie 
3032 

budget 
Binden & Bloeien 

(CS) 1,00 22,94 22,94 

ed 

1,00 18,35 18,35 

nd 

1,00 18,35 18,35 

A 

1,00 18,35 18,35 

BÀ 

1,00 18,35 18,35 

ed 

1,00 18,35 18,35 

1,00 18,35 18,35 

Boeket 

/ 

Bloemstuk 60 

jaar 
1-2-2024 

0020002/6343421 

1,00 18,35 18,35 

M2401 0288 
specificatie 

1020 
1,00 22,94 22,94 

| 
1,00 22,94 22,94 

1,00 22,94 22,94 

Boeket 

/ 

Bloemstuk 

50421/43855 
1,00 22,94 22,94 

1,00 22,94 22,94 

1,00 22,94 22,94 

1,00 22,94 22,94 

Bruidspaar 
1,00 18,35 18,35 

Subtotaal 
€ 

330,32 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

1/2 

(geanonimiseerd)



From: Factuur 

To: 
‘facturen. 

weert@oasisgroup.com!' 

Received: 

Friday, 
March 

15, 
2024 8:56:45 AM 

Date: 
Friday, 

March 

15, 
2024 8:55:46 

AM 

Subject: 
FW: Factuur 

240051, 
klantnummer 

1269 

Van: Saes Groenten en Bloemen 

<mail@klanten.snelstart.nl> 

Verzonden: 

vrijdag 
15 maart 2024 08:51 

Aan: Factuur 

<Factuur@weert.nl> 

Onderwerp: 
Factuur 

240051, 
klantnummer 1269 

Beste 
Klant, 

Hartelijk 
dank 

voor uw 
bestelling 

en 
vertrouwen in Saes Weert. 

In de 

bijlage 
van dit bericht is de factuur van onze 

geleverde producten toegevoegd. Wij 
verzoeken u 

vriendelijk 
het 

verschuldigde bedrag 
binnen 

de 

gestelde factuurtermijn 
aan ons te voldoen. 

Heeft 
u 

nog vragen 

of 

opmerkingen 
over 

bijgaande 
factuur 

neem 
dan 

gerust 
contact 

op 

met één 
van onze 

kantoormedewerkers. 

Wij 
vertrouwen 

erop 
u een 

volgende 
keer 

weer van 
dienst 

te 

mogen 
zijn. 

Met 

vriendelijke groet, 

Saes Weert, 

Maaseikerweg 
162 

6006 AD Weert 

Tel. 

www.saesweert.nl 

(geanonimiseerd)

Disclaimer 

De 
informatie 

in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de 

geadresseerde. 
Gebruik 

door anderen is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd 

is, 
wordt 

u 
verzocht dit 

aan 
de 

afzender te 
melden. De 

gemeente 

Weert kan niet 

garanderen 
dat dit bericht 

juist, tijdig, volledig 
en 

virusvrij 
wordt 

overgebracht 
en 

kan hiervoor niet 

aansprakelijk 
worden 

gesteld. 
Externe e-mail wordt door de 

gemeente 

Weert niet 

gebruikt 
voor 

het 

aangaan 
van 

verplichtingen. 


