GIELEN

catering

Weert, 15-03-2024
Factuur

Gemeente Weert
Wilhelminasingel 101
Postbus 950

6000 AZ Weert

Mail factuur@weert.nl

Referentie nr. 03.2024.04 (bij betaling vermelden a.u.b.)

Betreft: Lunch College van B&W, besteld door_

Afleveradres

Wilhelminasingel 101

Weert

Datum: 05-03-2024

Aantal personen: 14

Tijdstip van bezorgen: 12.30 uur

Geleverd
Lunch € 24,75 p.p. € 346,501
Reinigingskosten 30 min. € 14,50 p. 30 min. € 14,50 h
Bezorgen en retourhalen materialen Weert € 5,00 |
€ 366,00
BTW 9% (€ 351,50) € 31,64
BTW 21% (€ 14,50) € 3,05
Totaal € 400,69

Gielen Catering & Cooking vof e Kerkstraat 117 ¢ 6006 KM Weert £t 0495 53 13 13 ¢ m 06 557 359 98

Betaling s.v.o. [



From: Factuur

To: 'facturen.weert(@oasisgroup.com'
Received: Friday, March 15, 2024 8:55:49 AM
Date: Friday, March 15, 2024 8:55:22 AM
Subject: FW: Factuur 05-03-2024

Van: Gielen Catering & Cooking <info@gielencatering.nl>
Verzonden: vrijdag 15 maart 2024 07:56

Aan: Factuur <Factuur@weert.nl>

Onderwerp: Factuur 05-03-2024

Geachte,

Hierbij ontvangt u onze factuur van 05-03-2024.

Met culinaire groet,

jielen Catering & Cooking
Kerkstraat 117

6006 KM Weert

T 0495 531 313 /06 557 359 98
W www. gielencatering.nl

Disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is alleen bestemd voor de beoogde ontvanger(s).
Indien u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen, wordt u verzocht contact met ons op te nemen en alle kopieén ervan te verwijderen.
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Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door anderen is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht dit
aan de afzender te melden. De gemeente Weert kan niet garanderen dat dit bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht en kan hiervoor niet aansprakelijk
worden gesteld. Externe e-mail wordt door de gemeente Weert niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.



