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Datum

GEMEENTE WEER T

27-3-2024

Dienstjaar 2024

Budgetnummer 50103

Kostencategorie 43800

Specificatie 1021

Bedrag € 2.252,59

Omschrijving Installatie inbraakbeveiliging.
(maximaal 36 posities)

Crediteurennummer

Naarn crediteur R.J.H. Vlecken

BSN / KvK-nummer 155808898

Adres Siemkushofstraat 31

Postcode en plaats 6002 CS Weert

IBAN NL70ABNA0637909518

Opmerking Opmerking

Factuurnummer intern

Opdrachtgever Anne-Marie Vrijenhoek

Afdeling DT

Telefoonnummer 5748

E-mailadres a.vrijenhoek@weert.nl

zonder bewijsstuk wordt de betaling
niet in behandeling genomen
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@INTERGARDE

relatie

FACTUUR
lntergarde Beveiligingstechniek BV

correspondentieadres
Postbus 5065
6202 WE MAASTRICHT

hoofdkantoor
Withuisveld 18
6226 NV MAASTRICHT

Familie Vlecken
Siemkushofstraat 31
6002 CS WEERT

E-mail:

Website:

backoffice@intergarde.nl

www.intergarde.nl

FACTUUR
alarmcentrale PAC 42
Telefoon 088-3259999
E-mail pac@intergarde.nl
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debiteurennr 6205240 factuurdatum
factuurnummer

25-03-2024

032420002326

4041071 1 Farn. Vlecken I Siemkushofstraat 31, 6002 CS WEERT

omschrijving werkbon Omschrijving aantal tarief bedrag (€)

Installatie inbraak, restfactuur ä 50% bij
oplevering

08208 1,00 1.807,42 1.807,42

€ 1.807,42

basisbedrag BTW % BTW-bedrag kredietbeperking
€ 1.807,42 21,00% € 379,56 € 65,61 € 2.252,59

Gelieve bij betaling debiteuren- en factuurnummer te vermelden
Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum (uiterlijk 24-4-2024) o.v.v. 6205240/032420002326.
De kredietbeperking mag, bij betaling binnen 14 dagen, worden afgetrokken.

Pagina 1 / 1

K.v.K. 54373034
BTW-nr NL851279296B01
Rabobank
IBAN NL65RABO0166214787
BIC RABONL2U
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From: Factuur
To: 'facturen.weert@oasisgroup.com'
Received: Tuesday, March 26, 2024 8:43:54 AM
Date: Tuesday, March 26, 2024 8:43: 11 AM
Subject: FW: Afwikkeling facturen Beveiliging Huize Vlecken Weert

Van: Marga Nagel-van de Kerkhof<M.Nagel@weert.nl>
Verzonden: maandag 25 maart 2024 17:20
Aan: Factuur <Factuur@weert.nl>; Ad van Halbeek <A.van.Halbeek@weert.nl>
Onderwerp: FW: Afwikkeling facturen Beveiliging Huize Vlecken Weert

Hallo,

Graag bijgaande factuur inboeken en zorgen voor betaling.

@ Ad ter info zodat jij op de hoogte bent dat de afwikk:el factuur is verzonden naar factuur@weert.nl

Met vriendelijke groet,

Marga

Van: Raymond Vlecken <r.vlecken@weert.nl>
Verzonden: maandag 25 maart 2024 13:45
Aan: Marga Nagel-van de Kerkhof<M.Nagel@weert.nl>
Onderwerp: Afwikkeling facturen Beveiliging Huize Vlecken Weert

~~~
Verzonden vanuit Workspace ONE Boxer

Disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door anderen is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd
is, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Weert kan niet garanderen dat dit bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt
overgebracht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Externe e-mail wordt door de gemeente Weert niet gebruikt voor het aangaan van
verplichtingen.
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