
BureauMB 

Factuur 

  

Gemeente 
Weert 

Mevrouw L.A.W. Steinbach 

Postbus 950 

6000 AZ WEERT 

Opdracht 
: 

Coaching 

Opdrachtnummer 
: 13.31206.001.007 

Factuurnummer 

_ 

: F-2024.009 

Bankrekening 

Datum : 08-04-2024 

Geachte mevrouw 
Steinbach, 

Bij 
deze de factuur van Marcel Bouman van maart 2024. Gaarne 

betaling 
binnen 14 

dagen op 
bovenstaande 

bankrekening. 

Factuur 

Uitvoeringskosten 

:€ 
250,00 

Reiskosten € 
76,00 

Subtotaal 
"€ 

326,00 

BTW 
:€ 

68,46 

Totaal 
€ 

394,46 

Wij 
danken u 

hartelijk 
voor het door u in ons 

gestelde 

vertrouwen. 

Met 

vriendelijke groet, 

    
  

> (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Website: www.bureaumb.nl 

| 
E-mail: 

info@bureaumb.nl 
1 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



BureauMB 

Specificatie 

  

1) 
Werkoverzicht 

Dag 
Uren 

x 
tarief 

Werkzaamheden 
Bedrag 

à € 
125,00 

€ 
250,00 

  2,00 

TN 

EEEN €250,00 

2) 
Kilometeroverzicht 

Dag 
Kilometers 

x tarief 
Reizen 

Bedrag 

à 
€0,50 

[Zeeland 
> 

Weert 
> 

Zeeland € 
76,00 

152 
€ 76,00 

Subtotaal 
€ 

326,00 

BTW 21% Ià 
68,46 

Totaal € 

394,46   

    
  

Website: www.bureaumb.nl 

| 
E-mail: 

info@bureaumb.nl 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



From: Factuur 

To: 

'facturen. weert(@oasisgroup.com' 

Received: 

Thursday, April 11, 
2024 8:32:37 AM 

Date: 
Thursday, April 11, 

2024 8:32:00 AM 

Subject: 
FW: FW: Factuur BureauMB 

- 

Caoching 

Verzonden: 

woensdag 

10 
ap 

:01 

Aan: Factuur 

<Factuur@weert.nl> 

Onderwerp: 
FW: 

FW: 
Factuur BureauMB 

- 

Caoching 

Hoi, 

Graag bijgevoegde 
factuur inboeken 

voor 

afhandeling. 

Bedankt. 

Hartelijke groet, 

Directiesecretaris 

Toestel 5262 

Weener 
Verzonden: dinsda; apr: Ë 

(geanonimiseerd)

Aan: 
> 

Onderwerp: 
Fwd: 

FW: Factuur BureauMB 

- 

Caoching 

(geanonimiseerd)

Wil 

jij 
deze 

verzorgen 

t.o.v. 

opleiding College. 

Alvast 
bedankt, 

Groet, 

Verzonden vanuit 

Workspace ONE Boxer 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Van: Lizbeth Steinbach 

<L.steinbach@weert.nl> 

Datum: 8 

april 
2024 

om 
20:24:51 CEST 

Onderwerp: 
FW: Factuur BureauMB 

- 

Caoching 

1 (geanonimiseerd)

Draag jij 
hier 

zorg 

voor? 

Is 
factuur 

vat 

Met 

vriendelijke groet, 

Lizbeth Steinbach 

Wethouder Duurzaamheid 
en 

Energie, Mobiliteit, Vastgoed, Onderwijs, 
Leefbaarheid 

en 

Participatie 

Gemeente 
Weert 

Postadres: Postbus 

950, 
6000 AZ Weert 

Bezoekadres: 
Wilhelminasingel 101, 

6001 GS Weert 

Telefoon: 
(0495) 

575 000 

E-mail: 

gemeente@weert.nl 

Website: 
www.weert.nl 

Twitter: 

www.twitter.com/gemeenteweert 

GEMEENTE 

PS 
WEERT 

van: 

MN earn 
(geanonimiseerd)

Verzonden: 

maandag 
8 

april 

2024 16:37 

Aan: Lizbeth Steinbach 

<l.steinbach@weert.nl> 

Onderwerp: 
Factuur BureauMB 

- 

Caoching 

> 

Geachte 
mevrouw Steinbach, 

In de 

bijlage 
vindt u de 

factuur 
van de 

geleverde 
diensten 

an 

van 
februari. 

Wij 
verzoeken 

u 
vriendelijk 

het betreffende 

bedrag 
binnen de 

gestelde factuurtermijn 
over te maken. 

Heeft 
u 

nog vragen 
over 

deze 
factuur, 

dan kunt 
u contact met ons 

opnemen. 

(geanonimiseerd)

Alvast bedankt voor de 
afhandeling. 

t, 

BureauMB 

Disclaimer 

De 
informatie 

in dit e-mailbericht 
is 

alleen bestemd voor de 
geadresseerde. 

Gebruik door anderen is verboden. 
Als dit 

bericht niet voor u bestemd 

is, 
wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De 

gemeente 
Weert kan niet 

garanderen 
dat dit bericht 

juist, tijdig, volledig 
en 

virusvrij 
wordt 

overgebracht 
en kan hiervoor niet 

aansprakelijk 
worden 

gesteld. 
Externe e-mail wordt door de 

gemeente 
Weert niet 

gebruikt 
voor het 

aangaan 

van 

verplichtingen. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


