
GEMEENSCHAPSCENTRUM DE ZAAL 

Mariastraat 

1 
eeste! (geanonimiseerd)

  

Gem 

llegetour 

Nen 
FACTUUR 

(geanonimiseerd)

  

MN 
Weer 

Factuurdatum 

Factuurnummer 
btw-nummer 

17-04-2024 3517 

Datum Aantal 

Omschrijving 
Stuksprijs 

Totaal 

16-apr 
1 

Huur Zaal 
€ 

340,00 
€ 

340,00 

93 Koffie/Thee 
per kopje 

€ 
2,50 

€ 
232,50 

113 Fris 
per glas € 2,50 € 282,50 

d Huur beamer en extra microfoon € 
75,00 € 75,00 

4 
Bier € 

275 
€ 

11,00 

1 Glas 
Wijn € 9,75 € 9,75 

(geanonimiseerd)

Betaling per 
bank binnen 14 

dagen. 
Totaallnclbtw 

€ 
944,75 

Vergeet 
niet uw factuurnummer 

te 
vermelden. 

  
Hartelijk 

dank voor Uw 
opdracht. 

nn 

  

65727 

000252507550 

(geanonimiseerd)



From: Factuur 

To: 

‘facturen. weert@oasisgroup.com!' 

Received: 

Thursday, April 18, 
2024 8:25:08 AM 

Date: 
Thursday, April 18, 

2024 8:24:14 AM 

Subject: 
FW: Samen 

doen 
samen in 

gesprek inwonersbijeenkomst college Stramproy 

Van: \@weert.nl> 

Verzonden: 

woensdag 
17 

april 
2024 16:19 

Aan: Factuur 

<Factuur@weert.nl> 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

CC: 
EN 

<< (geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

Onderwerp: 
Samen 

doen 
samen in 

gesprek inwonersbijeenkomst college Stramproy 

Dag collega’s, 

Zouden 

jullie 
deze willen inboeken? Ik weet alleen niet meer of deze kosten van Samen 

Doen, 
samen in 

gesprek (gesprekronde college) 
de 

vorige 
keren 

bij 

ons 

(team communicatie) zijn geland 
of 

op 

een 

post 
van 

het 
college (representatie 

of 
zo). 

Kunnen 

jullie 
dit checken? 

Verder moet ik 
binnenkort 

De 

Dorpsraad 

van 

Stramproy 
betalen 

voor 
het 

verspreiden 

van onze 

uitnodiging 

en het 
lekkers 

voor 

bij 
de 

koffie 
(moet bedrag nog 

uitrekenen. 
Ik 

heb hiervan wel 
rekeningsnummer ontvangen 

en 

dergelijke 

maar 

krijg geen 
factuur. Als 

ik dit 

compleet 
heb kunnen 

jullie 
dan 

betaling 
doen? 

Hartelijke groet, 

Strategisch 
communicatieadviseur 

Concernstaf, 
team communicatie 

5226 

MN 
Cc! 

www.weert.nl 

(geanonimiseerd)

Van: 
Penningmeester@dezaalstramproy.nl <Penningmeester@dezaalstramproy.nl> 

Verzonden: 

woensdag 
17 

april 
2024 16:00 

Aan: 

BN 

MN 
<< (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

CC: 'De Zaal 

Stramproy’ <info@dezaalstramproy.nl> 

Onderwerp: Inwonersbijeenkomst 
16 

april 
2024 

- 

Factuur 3517 

Bijgaand 
factuur 3517. 

Met 

vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)



namens 
SGS ‘de Zaal’ 

Disclaimer 

De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd 
voor 

de 

geadresseerde. 
Gebruik door anderen is verboden. Als dit bericht niet 

voor u 
bestemd 

is, 
wordt 

u 
verzocht dit 

aan 
de afzender 

te 
melden. De 

gemeente 

Weert kan niet 

garanderen 
dat dit bericht 

juist, tijdig, volledig 
en 

virusvrij 
wordt 

overgebracht 
en kan hiervoor niet 

aansprakelijk 
worden 

gesteld. 
Externe e-mail wordt door de 

gemeente 
Weert niet 

gebruikt 
voor het 

aangaan 
van 

verplichtingen. 

(geanonimiseerd)


