5SOES

Verrassend & Veelzigig

Factuur

Gemeente Weert
Facilitaire Dienstverlenging
Wilhelminasingel 101

6001 GS Weert

Omschrijving

15-3-2024 Boeket [ NN S0421/43855 1020 M 2402 0270
15-3-2024 Plukboeket voorJ I CS ) 50430/43855 1112 M2403

0155

22-3-2024 Boeket Bruidspaar || NNMMIII0103/43854B uidspaa RN

I 1 2403 0153
28-3-2024 Boeket Bruidspaar

IR 2403 0079

28-3-2024 Boeket -ensioen 50420/43855 0 M2403 0106

50103/43854 Bruidspaar

Btw % Grondslag Bedrag
9,00 299,97 27,00

Saes Groenten en Bloemen

Maaseikerweg 162
6006 AD Weert

t 0495-537404 keuzenr. 1

P @saesweert.nl

i www.saesweert.nl

1BAN

Btw-nr NL008995345B01

KvK 13034498

Aantal Prijs Totaal
1,00 27,52 27,52
1,00 27,52 27,52
1,00 22,94 22,94
1,00 22,94 22,94
1,00 18,35 18,35
Totaal excl. btw 299,97
Totaal btw 27,00
Te betalen 326,97



Saes Groenten en Bloemen

S O e S Maaseikerweg 162

A 6006 AD Weert
Verrassend & Veelzigig t 0495-537404 keuzenr. 1

B @saesweert.nl

i www.saesweert.nl

Factuur

1BAN

Btw-nr NL008995345B01
KvK 13034498

Gemeente Weert
Facilitaire Dienstverlenging
Wilhelminasingel 101

6001 GS Weert

Betaalgegevens Factuurnummer 240087
Factuurdatum 25-04-2024
Te betalen € 326,97 (voor 25-05-2024) ) .
Betalingstermijn 30 dagen
Naar IBAN |
Op naam van Saes Groenten en Bloemen Klantnummer 1269
Omschrijving Factuur 240087 Leverdatum 24-04-2024
Omschrijving Aantal Prijs Totaal
Overige

4-3-2024 Boeket in vaas De heer-50‘103/43854 100 jarige Dhr-
e 1,00 18,35 1835

5-3-2024 Modern Plukboeke 3854/50430 1113 M 2403 0015 1,00 27,52 27,52
7-3-2024 Brmdspaar 0103/43854 brmdspaa-

2402 0297 1,00 22,94 22,94
9-3-2024 Boeket Thomas van Gemert 50103/43855 1020 M 2403 0046 1,00 22,94 22,94
1,00 24,72 24,72
13-3-2024 Bloemen-0101/43854 Bloemen raadvergadering M
2402 0066 1,00 22,94 22,94
13-3-2024 Boeket [N 50101/43854 bloemen commissielid M 2403
0067 1,00 18,35 18,35
14-3-2024 Boeketvoor afscheid- 50101/43854 raad presentatie M
2403 0134 1,00 22,94 22,94

Subtotaal € 180,70



From: Factuur

To: 'facturen.weert(@oasisgroup.com'
Received: Friday, May 17, 2024 8:43:15 AM
Date: Friday, May 17, 2024 8:42:13 AM
Subject: FW: BTW

Van - v ccrt nl>
Verzonden: donderdag 16 mei 2024 14:09

Aan: Factuur <Factuur@weert.nl>

Onderwerp: FW: BTW

Hallo,

Graag deze 3 facturen inscannen.

Groetje-

Van: Saes Weert - _@,sa.es.weﬁﬂ.xﬂ>

Ve
Aan @weert.nl>
Onderwerp: RE: BTW

I U ontvangt niet vaak e-mail van marion@saesweert.nl. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

Excuus voor de late reactie. Bijgaand de juiste facturen.

Mag ik de facturen direct naar jou sturen? Of liever via factuur(@weert.nl.

Met vriendelijke groet,

Saes Weert
Maaseikerweg 162
6006 AD Weert

-saeswccrt.nl



www.saesweert.nl

@enann

Vevvrassend & V&elu}qu

Van: (@) nl>
Verzonden: dinsdag 7 mei 2024 14:30
Aan: Saes Weert - Directie <directie(@saesweert.nl>

Onderwerp: BTW

Beste,

Wij hebben bijgaande facturen van jullie ontvangen, er wordt hier 21% BTW op berekend.
Volgens de belastingdienst mag er 9% op bloemen worden berekend, kunnen jullie vertellen waar die 21% voor is.

En eventueel gecorrigeerde facturen sturen.

Met vriendelijke groet,

medewerkster Team adminstratie

Gemeente Weert

Postadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Bezoekadres: Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert
Telefoon: (0495) 575000

E-mail: gemeente(@weert.nl

Website: www.weert.nl

Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door anderen is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd

is, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Weert kan niet garanderen dat dit bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt
overgebracht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Externe e-mail wordt door de gemeente Weert niet gebruikt voor het aangaan van

verplichtingen.



