
Verrassend & 

veelz iig 

Factuur 

Gemeente Weert 

Facilitaire 
Dienstverlenging 

Wilhelminasingel 
101 

6001 GS Weert 

Betaalgegevens 

Te 
betalen € 

245,85 
(voor 25-05-2024) 

Naar IBAN 

nn 

Op 
naam van Saes Groenten en 

Bloemen 

(geanonimiseerd)

Omschrijving 
Factuur 240088 

Omschrijving 

Intern 

20-3-2024 Boeket 

Me 

021 

21-03-2024 
Boeke 

0470/43855 aanvraag 

bloemen 
M2403 0239 

22-3-2024 Boeket 
50445/43855 

aanvraag 

bloemen M2403 0220 

28-03-2024 Boeket 
150431/43855 

aanvraag 

bloemen M 2403 0323 
=> 

Fout 

bezorging 
Utrecht. Boeket niet 

ontvangen. 
Er is een nieuwe order 

ingezet 

voor 

bezorging 
Gemeente Weert. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
    

    

    

     

  

0450/42855 aanvraag 

bloemen 

  

Extern 

20-3-2024 Boeket 

26-3-2024 Boeket in vaas 

0204 

29-3-2024 
Lente 

boeket 
53404/43800 

aanvraag 

bloemen M2403 0309 

29-3-2024 3 x 
lente 

Ì 

29-03-2024 Boeket 

0270 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

     

   

855/50430 
aanvraag 

bloemen 

103 
/43855 

aanvraag 
bloemen 

M2403 

     

854/50430 
aanvraag 

bloemen M 2403 

  

Btw % 

Grondslag Bedrag 

9,00 225,55 20,30 

  
GAN 

mn (geanonimiseerd)

Btw-nr 
_NLO08995345B01 

KvK 13034498 

Factuurnummer 

_ 

240088 

Factuurdatum 25-04-2024 

Betalingstermijn 
30 

dagen 

Klantnummer 
1269 

Leverdatum 24-04-2024 

Aantal Prijs 

Totaal 

1,00 

EA 
Ger A72 

1,00 27,52 252 

1,00 24,72 24,72 

1,00 0,00 0,00 

1,00 24,72 24,72 

1,00 22,94 22,94 

3,00 
22,94 

68,82 

1,00 4,59 4,59 

1,00 24,72 24,72 

Totaal excl. btw € 
225,55 

Totaal btw € 
20,30 

Te 
betalen 

€ 
245,85 



From: Factuur 

To: 

'facturen. weert(@oasisgroup.com' 

Received: 

Friday, May 17, 
2024 8:43:15 AM 

Date: 
Friday, 

May 
17, 

2024 8:42:13 
AM 

Subject: 
FW: BTW 

Van: 
eert.nl> 

Vel 
E nl 

Aan: Factuur 

<Factuur@weert.nl> 

Onderwerp: 
FW: BTW 

Hallo, 

Graag 
deze 3 facturen inscannen. 

  (geanonimiseerd)

  

   

(geanonimiseerd)
Van: Saes Veer 

NN Verzonden: 

donderdag 
16 

mei 2024 13:58 

Aan: Anke de Haart-Teeuwen 

<A.de. Haart@weert.nl> 

Onderwerp: 
RE: BTW 

| 

U ontvangt niet vaak e-mail van marion@saesweert.nl. 

Meer informatie over waarom dit belangrijk is 

| (geanonimiseerd)

Excuus voor de late reactie. 
Bijgaand 

de 
juiste 

facturen. 

Mag 
ik de facturen direct naar 

jou 
sturen? Of liever via 

factuur@weert.nl. 

Met vriendelijke 

groet, 

   (geanonimiseerd)

Saes Weert 

Maaseikerweg 
162 

6006 AD Weert 

Tel: 0495-537404 

m- (geanonimiseerd)
  

(geanonimiseerd)



www.saesweert.nl 

    Verrassend & 

veelz gla 

Vel 
3 

9 

Aan: Saes Weert 

- 

Directie 

<directie@saesweert.nl> 

Onderwerp: 
BTW 

Beste, 

Wij 
hebben 

bijgaande 
facturen van 

jullie ontvangen, 
er 

wordt hier 21% BTW 

op 

berekend. 

Volgens 
de 

belastingdienst mag 
er 9% 

op 
bloemen worden 

berekend, 
kunnen 

jullie 
vertellen 

waar 
die 

21% voor 
is. 

En eventueel 

gecorrigeerde 
facturen sturen. 

Met 

vriendelijke groet, 

medewerkster 
Team 

adminstratie 

Gemeente Weert 

Postadres: 
Postbus 

950, 
6000 AZ Weert 

Bezoekadres: 

Wilhelminasingel 101, 
6001 GS Weert 

Telefoon: 

(0495) 
575000 

E-mail: 

gemeente@weert.nl 

Website: 
www.weert.nl 

Twitter: 

www.twitter.com/gemeenteweert 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)




