
  

Totaal 

(Excl. 
BTW) 118,27 

9% BTW 
over 118,27 10,64 

21% 
BTW over 0,00 0,00 

Door u te voldoen 
128,91 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



  

Factuur 

Gemeente Weert 

Saes 
Weert 

- 

Bloemen 
& 

Planten 

(Duurzaam) 

Maaseikerweg 
162 

6006 AD Weert 

Factuurnr 

t.a.v. Facilitaire 

Dienstverlening 

Wilhelminasingel 
101 Datum 

6001 GS Weert 
Vervaldatum 

Debiteurnummer: 
1269 

Tel: 
0495-537404 

NL008995345B01 

11008 

31-08-2024 

30-09-2024 

  

nr 

792639 

792640 

801351 

801359 

afleverdatum 

20-08-2024 

24-08-2024 

28-08-2024 

31-08-2024 

Omschrijving 

Boeket Gemeente Weert 

Royaal 

Bezorgkosten 

Bezorgadres: 

mn 
Vestiging: 

Gemeente Wee 

Grootboeknummer-Kostencategorie: 

50103-43854 

(geanonimiseerd)

M-nummer: M2408 0140 

Omschrijving: 

Externe 

Boeket Gemeente Weert Groot 

Bezorgkosten 

EN (geanonimiseerd)

Vestiging: 

Gemeente Weert 

Grootboeknummer-Kostencategorie: 
50420-43854 

M-nummer: M2408 0193 

Omschrijving: 

Externe 

Boeket Gemeente Weert Standaard Excl. BTW 

Bezorgkosten 

Ontvanger: Receptie, 

Besteller: 

College 

B&W 

Bezorgadres: 

6001 
GS, 

Weert 

Vestiging: 

Gemeente Weert 

Grootboeknummer-Kostencategorie: 
50103-43855 

M-nummer: M2408 0134 

Omschrijving: 
Externe 

Boeket Gemeente Weert Standaard Excl. BTW 

Bezorgkosten 

Ontvanger: 

steller: 

College 

Bezorgadre: 

Vestiging: 

Gemeente Weert 

Grootboeknummer-Kostencategorie: 
50103-43855 

M-nummer: M2408 0255 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Omschrijving: 

Externe 

BTW 

_ 

Aantal 

9% 
1 

9% 1 

9% 1 

9% 1 

9% 
1 

9% 1 

9% 
1 

9% 1 

Prijs 

Totaal 

prijs 

Excl. btw Excl. btw 

32,11 32,11, 

6,38 6,38 

27,52 27,52 

6,38 6,38 

18,35 18,35 

4,59 4,59 

18,35 18,35 

4,59 4,59 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



From: Factuur 

To: 

‘facturen. weert@oasisgroup.com!' 

Received: 

Wednesday, September 4, 
2024 9:06:14 AM 

Date: 
Wednesday, September 4, 

2024 9:05:56 AM 

Subject: 
FW: 

Hierbij ontvangt 
u 

de factuur 
(11008) 

van Saes Weert 

- 

Bloemen 
& 

Planten 

  

Van: 
Saes 

Weert 

- 

@saesweert.nl> 

Verzonden: woens 2024 09:01 

Aan: Factuur 
<Factuur@weert.nl> 

CC: Saes Weert 

- 

Facturen 

<facturen@saesweert.nl> 

Onderwerp: 
Hierbij ontvangt 

u 
de factuur 

(11008) 
van 

Saes 
Weert 

- 

Bloemen & Planten 

U 
ontvangt 

niet vaak e-mail van 
marion@saesweert.nl. 

Meer 
informatie 

over waarom dit belangrijk is 

Saes 
Weert 

- 

Bloemen 
& 

Planten 

  

In de 

bijlage 

treft u 
onze 

factuur 
aan. 

©2023 
Saes 

Weert 

- 

Bloemen 
& 

Planten 

Maaseikerweg 
162 , 6006 AD Weert 

Disclaimer 

De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd 
voor 

de 

geadresseerde. 
Gebruik door anderen is verboden. Als dit bericht niet 

voor u 
bestemd 

(geanonimiseerd)




