
Gemeente Weert 

t.a.v. de heer R. Vlecken 

Postbus 950 

6000 AZ Weert 

Datum: 13-6-2024 

Factuurnr: 
20240065 

Debiteurnr: 
0025646 

Uw referentie: 

Mediation 
projectnr: 

mediation 

& 

training 

FACTUUR 

  

Bijdrage 
intervisie 2024 

  

Omschrijving 

Bijdrage 

intervisie 
2024 

Betaling 

binnen 14 

dagen. 

Aantal 

1,00 
stuks 

Prijs 
Bedrag 

Excl. 

€ 
350,00 

€ 
350,00 

Subtotaal: 
€ 

350,00 

Totaal BTW: € 
73,50 

Totaal: 

€ 
423,50 

  

Wij 
verzoeken u 

bij betaling 
het factuurnummer en debiteurnummer te vermelden. 

The Lime 
Tree B.V. 

| 

Professor 
Bronkhorstlaan 10-100 

| 
3723 

MB 
Bilthoven 

BTW 

21% 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



From: Factuur 

To: 

'facturen. weert(@oasisgroup.com' 

Received: 

Tuesday, 

June 

18, 
2024 3:42:45 PM 

Date: 
Tuesday, 

June 
18, 

2024 3:42:05 
PM 

Subject: 
FW: Factuur 

bijdrage 
intervisie 

V weert.nl> 

Verzonden: 

dinsdag 
18 

juni 
2024 09:25 

Aan: Factuur <Factuur@weert.nl> 

Onderwerp: 
FW: Factuur 

bijdrage 
intervisie 

Hallo 

collega, 

Graag 
bijgaande 

factuur betalen. Betreft 

opleiding 
voor 

burgemeester 
Vlecken. 

Met 

vriendelijke groet, 

Gemeente Weert 

Postadres: 

Postbus 
950, 

6000 AZ 
Weert 

Bezoekadres: Wilhelminasingel 101, 
6001 GS Weert 

® 
Maandag 

en 

dinsdag: 
van 08.30-17.00 uur 

Donderdag: 
van 

08.30 

— 

14.30 
uur 

Vrijdag 
(even weken): 

08.30 

— 

17.00 uur 

Opm.: 

uw 

persoonsgegevens (naam, 
mailadres 

en 

telefoonnummer) 
worden in 

een 
bestand 

opgeslagen. 

Op 
deze manier kunnen we contact met u 

opnemen 

om 
bijv. 

een 
afspraak 

in te 
plannen. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Van: 
Marijke 

Holtel 
<m.holtel@thelimetree.nl> 

Verzonden: donderdag 13 juni 2024 14:38 

Aa 

CC 

On 

(geanonimiseerd)

   

    

(geanonimiseerd)

ntervisie 

U 

ontvangt 

niet vaak e-mail van m.holtel@thelimetree.nl. Meer 
informatie over waarom 

dit 
belangrijk 

is 

Beste 
Jeannoux, 

De 

afgelopen 
maanden 

zijn 
we druk 

bezig geweest 
om het aantal deelnemers van de 

intervisiebijeenkomsten 
weer wat 

hoger 
te 

krijgen 
en tot nu 

toe 

zijn 
de vooruitzichten 

positief. 
Voor ons is daarom nu ook het moment 

aangebroken 
om de factuur voor de 

jaarlijkse bijdrage 
te sturen. Deze 

tref je 

in de 

bijlage 
aan. 

Met 

vriendelijke 
groet, 

Coördinator Mediation 

The Lime Tree 
| 
mediation & 

training 

LI 

Professor Bronkhorstlaan 10 

- 

100 

3723 MB Bilthoven 

5 912 

Www.inelimetree.nl 

Op maandag- 
en 

dinsdagmiddag 
ben ik niet 

aanwezig. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


