
    (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
tjekStatie 

BRASSERIE 

- 
HOTEI 

Gemeente Weert 

Antje 
van de Statie 

Wilhelminasingel 
101 

Stationsplein 
1, 6001 CH Weert 

6001 GS Weert 

+31 
(0)495 

- 

542 640 

info 
@antjevandestatie.eu 

The Netherlands 

wwwaantjevandestatie.eu 

BTW nummer: 

IBAN:NL35 RABO 

ON 

BIC: 

RABONL2U 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Weert, 
17-3-2022 

KvK:75537656 

Reserveringsnummer 
: 15048 

BTW:NL 8603 16 592 BO1 

Kamernummer: 15 

Factuurnummer : 12269 

Gast naam : 

Raymond 
Vlecken 

  

  

REKENING 

Datum 

Omschrijving 
Bedrag 

16-03-2022 
Logies / Logis 102,50 

16-03-2022 
Toeristenbelasting / 

Tourist Tax 
2,75 

Subtotaal € 
105,25 

Totaal € 
105,25 

BTW 

Omschrijving 
BTW % Netto 

totaalbedrag 
Totaal 

BTW-Bedrag 
Bruto 

totaalbedrag 

0,00 
BTW 

0,00 2,75 0,00 2,75 

9,00 
BTW 

9,00 94,04 8,46 102,50 

LET OP: GEWIJZIGD BANKREKENINGNUMMER 

Betaling 
binnen 7 

dagen 
o.v.v. factuurnummer. 

Op 
alle 

leveringen 
en 

geleverde 
diensten 

zijn 
van 

toepassing 
de Uniforme Voorwaarden Horeca 

(U.V.H.). 

Deze 
liggen bij 

ons ter 

inzage 
en worden 

op 
verzoek kosteloos 

toegezonden. 

De U.V.H. 

zijn 
bindend voor iedereen die van onze diensten 

gebruik 
maakt. 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



From: Factuur 

To: Facturen Weert 

Received: 

donderdag 
17 maart 2022 17:00:11 

Date: 

donderdag 
17 maart 2022 17:00:03 

Subject: 
FW: Factuur 12269 

- 

Antje 
van de Statie 

- 

Raymond 
Vlecken 

Van: 

Antje 
van de Statie 

<info@antjevandestatie.eu> 

Verzonden: 

donderdag 
17 maart 2022 10:14 

Aan: Factuur 
<Factuur@weert.nl> 

Onderwerp: 
Factuur 12269 

- 

Antje 
van de Statie 

- 

Raymond 
Vlecken 

Geachte 
BE 

Raymond Vlecken, 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Bedankt voor uw 

verblijf bij Antje 
van de Statie. 

Wij hopen 
dat alles naar wens is 

geweest. 

In de 
bijlage 

sturen 
wij 

u de factuur. Gelieve deze factuur binnen 7 

dagen 
na 

ontvangst 
te voldoen 

op 
het IBAN 

nummer zoals vermeld 
op 

de factuur. 

Aarzelt u niet om contact 

op 

te als u 

nog vragen 

of 
opmerkingen 

hebt. 

Voor 

vragen 

over de factuur kunt u contact met ons 

opnemen 

via 

inkoopfacturen@antjevandestatie.eu 

Voor 
algemene vragen 

kunt ons bereiken 
op 

0495-542640 of 
per 

e-mail 
op info@antjevandestatie.eu. 

Wij hopen 
u snel weer te 

mogen 

verwelkomen! 

Met 
vriendelijke groeten, 

nn 

Antje 
van de Statie 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Stationsplein 
1 

6001 CH Weert 

   (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

tje 

diet 

Pis 

Disclaimer 

De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de 

geadresseerde. 
Gebruik door anderen is verboden. Als dit 

bericht niet voor u bestemd 
is, 

wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De 
gemeente 

Weert kan niet 

garanderen 
dat dit 

bericht 
juist, tijdig, volledig 

en 

virusvrij 
wordt 

overgebracht 
en kan hiervoor niet 

aansprakelijk 
worden 

gesteld. 
Externe e-mail wordt door de 

gemeente 
Weert niet 

gebruikt 
voor het 

aangaan 

van 

verplichtingen. 


