Fletcher Hotel-Restaurant Weert
Driesveldlaan 99

6001 KC WEERT

Tel: 0495-539655

E: info@fletcherhotelweert.nl
KvK: 30144691 te Utrecht

BTW: NL8065.04.559.B01

FLETCHER é HOTELS

IBAN:
BIC: INGBNL2A
Gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ WEERT
Factuur datum 31-5-2022
Te betalen voor 14-6-2022
Factuurnummer
Folio 118-FC16787 /A
Debiteur 321511
Factuur
KlantBTWnr *
Datum Omschrijving Aantal Prijs Totaal (€)
Totaal betaald 0,00
Te betalen 97.00
Kredietbeperking (2,00%) 1.94
Te betalen 98,94
Incl. BTW BTW Excl. BTW
BTW  0,00% 2.30 0,00 2.30
BTW 9,00% Niet verrekenbaar 14,20 y o 7 4 13.03
BTW  9,00% Verrekenbaar 80,50 6.65 73.85
Totaal 97.00 ' 7.82 89.18
Voor akkoord

Bij betaling na 14 dagen bent u tevens de kredietbeperking verschuldigd.

Voor akkoord

De leukste jobs vind je bi) Fletcher!
www.werkenbijfletcher.nl




FLETCHER ‘? HOTELS

Gemeente Weert

Postbus 950

6000 AZ WEERT

Factuur

KlantBTWnr *

Datum Omschrijving Aantal
Gast - Vlecken

__Aankornst 30-5-2022 Vertrek 31-5-2032_ _ Kamer
30-5-2022 Overnachting met Ontbijt Fletc 1
30-5-2022 Tax & Handling fee

Fletcher Hotel-Restaurant Weert
Driesveldiaan 99

6001 KC WEERT

Tel: 0495-539655

E: info@fletcherhotelweert.nl
KvK: 30144691 te Utrecht

BTW: NL8065.04.559.B01

IBAN: ﬁ
BIC: INGB

Factuur datum 31-5-2022
Te betalen voor 14-6-2022
Factuurnummer
Folio 118-FC16787 /A
Debiteur L1911
Prijs Totaal (€)
94,00 94 .00
3,00
Totaal factuur 97,00
Subtotaal 97.00



From: Factuur

To: Facturen Weert

Received: maandag 7 november 2022 08:21:53
Date: maandag 7 november 2022 08:21:34
Subject: FW: Factuur Fletcher Weert

Van: I R

Verzonden: vrijdag 4 november 2022 11:40
Aan: Factuur <Factuur@weert.nl>
Onderwerp: Factuur Fletcher Weert

Aub inboeken in coda

Met vriendelijke groet,

Medewerker Financiéle Administratie

Gemeente Weert

Postadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Bezoekadres: Wilhelminasingel 101 Weert
Telefoon: (0495) 57 50 00

E-mail: N

Website: www.weert.n|

Van: [l | Fletcher Hotels I

Verzonden: donderdag 3 november 2022 12:20
Aan: Gemeente Weert <Gemeente@weert.nl>
Onderwerp: FW: Vervallen factuur

Beste,

Ik heb zojuist gebeld inzake een vervallen factuur. Helaas is het opgegeven mailadres onjuist. Wilt u deze naar de
desbetreffende afdeling doorsturen ?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

P | Fletcher Hotels

Administratief Medewerker

s

Py

Fletcher Hotels
Bezoek: Buizerdlaan 2, 3435 SB Nieuwegein



Post: Postbus 134, 3430 AC Nieuwegein
Tel.: +31 347 329 092
www.fletcher.n|

Van: _ Fletcher Hotels

Verzonden: donderdag 3 november 2022 12:16
Aan: financieleadministratie@weert.n!
Onderwerp: Vervallen factuur

Beste relatie,

Ik mail naar aanleiding van een factuur die al enige tijd geleden vervallen is. Graag zou ik hier de status van willen
weten.

Bijgaand de kopie factuur.
In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

_| Fletcher Hotels

Administratief Medewerker

Py

Py

Fletcher Hotels
Bezoek: Buizerdlaan 2, 3435 SB Nieuwegein
Post: Postbus 134, 3430 AC Nieuwegein

Tel.: TN

www.fletcher.n|

P

Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door anderen is verboden. Als dit
bericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Weert kan niet
garanderen dat dit bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden
gesteld. Externe e-mail wordt door de gemeente Weert niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.



