Factuur

Gemeente Weert

T.a.v. Financiele Administratie
Wilhelminasingel 101

6001 GS Weert

Klanthummer: 0012

Factuurnummer: 202300392
Factuurdatum: 04-12-2023
Vervaldatum: 11-12-2023

Wij factureren volgens bijlage:.

Omschrijving Bedrag
21/11/2023: Lunch van B&W voor 9 personen: 561 50

Totaal (incl. BTW) 561,50

Wilhelminasingel 276, 6001 GV Weert, TEL. +31 (0)495 53 10 57, Fax +31 (0)495 54 45 96
Internet: www.hostelleriemunten.nl, E-mail:info@hostelleriemunten.nl

Bankrelatie: ING Bank 65.99.55.946, K.v.K 13.04.29.41, BTW nr. NL [ NGNS

IBAN: [ BIC:INGBNL2A
Dank voor uw bezoek!

Wij hopen dat alles naar wens is geweest.
Graag tot ziens in Hostellerie Munten of bij u thuis!

Met vriendelijke groet,

s - S
& Team Munten.




Hotel - Restaurant - Eetcaté

Factuur

Gemeente Weert

T.a.v. Financiele Administratie
Wilhelminasingel 101

6001 GS Weert

Klanthummer: 0012
Factuurnummer: 202300392
Factuurdatum: 04-12-2023
Vervaldatum: 11-12-2023
Factuur
Ref; 2019002233
Factuurdatum: 04/1272023
Vervaldatum: 18/122023
Klantnummer: 7234281
Van: Aan:
Hostellenie Munten Gemeente Weert
Wilhelminasingel 276
6001 GV Weert

BTW nummer: NL808109753.801

i

BTW Eenh. #

Bruis 0.75 Liter 9.00 7.50 3

Plat 0.75 Liter 9.00 7.50 2

9.00 350 6

Espresso 9.00 400 2

Thee 9.00 3.00 1

|Glas Chardonnay blauw 21.00 9.00 1

|Glas Rioja Crianza 21.00 7.50 5

3 Gangenmenu 9.00 49.50 9

Ticket nr: [ datum: 21/11/2023

Totaal € 561.50
Netto BTW Totaal
BTW 9.00%: 472 .48 4252 515.00

BTW 21.00%: 38.43 8.07 46.50

Wilheiminasingel 276, 6001 GV Weert, TEL. +31 (0495 53 10 57, Fax +31 (0)495 54 45 96 Intemet

www_hostelleriemunten nl, E-mail e ING Bank 65.99.55.946 K vK
13.04.2941, BTW nr. NL BO1 IBAN: BICINGBNL2A




From: Factuur

To: 'facturen. weert@oasisgroup.com'

Received: Tuesday, December 5, 2023 6:43:03 AM
Date: Tuesday, December 5, 2023 6:42:14 AM
Subject: FW: Facturen 202300392 - 202300392

Van:

Verzonden: maandag 4 december 2023 12:30
Aan: Factuur <Factuur@weert.nl>

Onderwerp: FW: Facturen 202300392 - 202300392
Hallo collega,

Graag bijgaande factuur betalen. Betreft afscheidslunch met wethouder Van Eijk.
Met vriendelijke groet,
Bestuurssecretariaat

Gemeente Weert
Postadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Bezoekadres: Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert

© e

Maandag en dinsdag: van 08.30-17.00 uur
Donderdag: van 08.30 — 14.30 uur
Vrijdag (even weken): 08.30 — 17.00 uur

Opm.: uw persoonsgegevens (naam, mailadres en telefoonnummer) worden in een bestand opgeslagen.
Op deze manier kunnen we contact met u opnemen om bijv. een afspraak in te plannen.

Van:
Verzonden: maandag 4 december 2023 10:32
n:
Onderwerp: Facturen 202300392 - 202300392

1

Geachte relatie,

Bijgevoegd treft u factuur 202300392.
Maocht u nog vragen hebben dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groet,

Hostellerie Munten

Culinair genieten | zakelijk ontmoeten | overnachten

Variatie en kwaliteit in de keuken
Goede wijnen per glas uit onze winebar
Professionele en huiselijke omgeving

Restaurant - Wine Bar - Hotel - Catering

info@hostelleriemunten.nl Wilhelminasingel 276 Tel: _

www.hostelleriemunten.nl 6001 GV Weert (NL )




All contracts are liable to the reservation conditions of Hostellerie Munten BV. The
conditions are binding for anyone using our services. These conditions are available on our
website and will be send to you on your request.

Disclaimer

De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door anderen is verboden. Als dit bericht niet voor u bestemd
is, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Weert kan niet garanderen dat dit bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt
overgebracht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Externe e-mail wordt door de gemeente Weert niet gebruikt voor het aangaan van

verplichtingen.



