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Beerendonk van, André (PJA)

Van: Minke Schramm | Aben & Slag Advocaten <MSchramm@abenslag.nl>
Verzonden: donderdag 26 oktober 2017 12:59
Aan: Otten, Paul (P); Wolfs, Madeleine (M)
CC: Rietjens, Karin (CJM); Cristian Slegers | Aben & Slag Advocaten
Onderwerp: Begrotingsbehandeling 1 november a.s., inzake Parkmanagement 
Bijlagen: gemeenteraad gemeente Weert 26102017.pdf

Geachte heer Otten, 
Geachte mevrouw Wolfs, 
 
Bijgaand schrijven (het schrijven ziet op de begrotingsbehandeling van 1 november a.s.) wordt u toegestuurd 
namens het bestuur van de Stichting Parkmanagement Land van Weert & Cranendonck met het verzoek om deze 
brief tijdig onder de aandacht van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders te brengen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
M. (Minke) Schramm  
secretaresse  
 
MSchramm@abenslag.nl  
www.abenslag.nl  
 
 
Volg ons op Twitter | Facebook | LinkedIn  
Aben & Slag Advocaten 
Schoutlaan 9 
Postbus 270 
6000 AG Weert 
T +31 (0)495 53 61 38 
F +31 (0)495 53 91 34 
Ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nr. 14129054 
 
 
De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlagen is vertrouwelijk en mag uitsluitend gelezen, gekopieerd en 
gebruikt worden door de geadresseerde. Indien u dit e‐mail bericht abusievelijk hebt ontvangen, gelieve ons 
daarvan dan in kennis te stellen en het originele bericht van uw server te verwijderen.  
Op al onze diensten zijn de voorwaarden van Aben & Slag Advocaten van toepassing. Iedere aansprakelijkheid is 
beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitbetaald onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 
De algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.abenslag.nl.  
This e‐mail and any attachment contains proprietary information and may be read, copied and used only by the 
intended recipient. If you have received this email in error, please advise by return email and delete the original 
message from your server. On all our services the general conditions of Aben & Slag Advocaten are applicable. Any 
liability shall be limited to the amount which is paid out under the professional liability insurance in the matter 
concerned. The general conditions can be read on www.abenslag.nl.  
 
 
‐‐‐‐‐Oorspronkelijk bericht‐‐‐‐‐ 
Van: scanner@abenslag.nl [mailto:scanner@abenslag.nl]  
Verzonden: donderdag 26 oktober 2017 12:37 
Aan: Minke Schramm | Aben & Slag Advocaten 
Onderwerp: Message from "RicohMFP" 
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Deze E‐mail is verzonden van "RicohMFP"(MP C4504ex). 
 
Scan datum: 26.10.2017 12:36:59 (+0200) 
Vragen aan: scanner@abenslag.nl 
 










